
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / MUBA DENEME SINAVLARI / MUBA Kurumsal-1 / MUBA 5.SINIF DENEME-1 04-12-2019
Antalya - ALANYA - Konaklı Kemal Atlı Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 65 - SERKAN GÜLTEKİN 5 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 4 14.67 11 8 8.33 73.00 16.00 67.67 385.452 483 99 94 1
2 99 - MİRAN MİR TURAY 5 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 16 4 14.67 14 6 12.00 71.00 18.00 65.01 375.600 641 133 126 2
3 102 - SİNEM GÜNEY 5 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 15 5 13.33 13 7 10.67 70.00 20.00 63.33 359.733 985 201 190 3
4 201 - BÜŞRA KÜTÜKCÜ 5 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 12 8 9.33 9 7 6.67 62.00 24.00 54.01 322.237 1995 378 360 4
5 198 - BERKAN KÖLÜŞ 5 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 6 11.00 9 9 6.00 62.00 25.00 53.66 320.252 2078 391 372 5
6 187 - FURKAN EFE ÇELİK 5 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 10 6.67 15 4 13.67 60.00 29.00 50.34 306.444 2564 477 458 6
7 180 - AYFER IRMAK KAYA 5 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 11 9 8.00 6 13 1.67 61.00 28.00 51.67 290.637 3215 577 552 7
8 190 - KAAN GÜNAY 5 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 8 6 6.00 6 2 5.33 53.00 18.00 47.00 267.407 4352 764 729 8
9 57 - HASAN ARIKAN 5 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 11 3.33 14 6 12.00 53.00 35.00 41.33 264.919 4537 798 763 9

10 191 - MEHMET KARA 5 / C 13 7 10.67 9 0 9.00 5 5 3.33 6 4 4.67 10 10 6.67 9 10 5.67 52.00 36.00 40.01 261.541 4682 815 780 10
11 84 - AYHAN METE ÖZ 5 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 8 12 4.00 10 10 6.67 54.00 36.00 42.01 257.081 4919 852 815 11
12 113 - UTKU SÖNMEZ 5 / B 11 9 8.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 12 3.00 13 7 10.67 53.00 36.00 41.00 257.052 4934 855 818 12
13 51 - ÜMMÜ SULTAN NAMAL 5 / A 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 8 9 5.00 12 8 9.33 51.00 36.00 38.99 257.007 4979 865 827 13
14 165 - ILGAR KABADAYI 5 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 11 5.33 9 11 5.33 49.00 41.00 35.33 247.141 5513 944 900 14
15 31 - EMİNE AKSU 5 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 14 1.33 12 8 9.33 51.00 39.00 37.99 245.126 5684 972 925 15
16 178 - BURAK FENKLİ 5 / C 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 5 0.33 8 8 5.33 10 7 7.67 44.00 35.00 32.33 242.696 5810 988 941 16
17 229 - HALİME KIZILTAŞ 5 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 12 4.00 6 13 1.67 50.00 39.00 37.00 239.259 6000 1021 972 17
18 132 - ABDULLAH TURAN 5 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 13 2.67 7 13 2.67 52.00 38.00 39.34 229.437 6602 1119 1065 18
19 216 - ELİF PEKER 5 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 49.00 41.00 35.34 223.467 6972 1166 1111 19
20 135 - HAYRUNİSA AKSOY 5 / B 10 10 6.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 12 3.00 9 11 5.33 50.00 39.00 37.00 221.481 7084 1181 1125 20
21 45 - ZEHRA CEREN CEYLAN 5 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 9 11 5.33 7 13 2.67 46.00 44.00 31.33 217.526 7333 1219 1162 21
22 179 - ALEYNA GÜRSES 5 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 8 4.33 5 11 1.33 35.00 46.00 19.66 189.837 9136 1461 1390 22
23 150 - MUSTAFA KADİR YAMAN 5 / B 8 12 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 15 -1.00 12 8 9.33 39.00 50.00 22.33 187.881 9260 1472 1401 23
24 96 - MEHMET EMRE SARIKAY 5 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 11 9 8.00 5 14 0.33 37.00 52.00 19.66 183.926 9534 1508 1437 24
25 184 - EMİNE BERRA AKKUŞ 5 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 8 10 4.67 7 11 3.33 34.00 46.00 18.67 182.459 9587 1519 1447 25
26 129 - YAREN UYGUN 5 / B 10 10 6.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 9 8.00 35.00 55.00 16.67 178.030 9923 1567 1492 26
27 189 - İDİL KARATEPE 5 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 8 11 4.33 38.00 51.00 20.99 174.030 10234 1610 1534 27
28 8 - BURAK SARIKAYA 5 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 35.00 55.00 16.67 172.119 10287 1615 1538 28
29 182 - AYŞE KARA 5 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 7 13 2.67 7 12 3.00 37.00 52.00 19.67 172.119 10287 1615 1538 28
30 9 - HAYRUNNİSA TOSUN 5 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 8 12 4.00 9 11 5.33 33.00 57.00 14.00 162.207 11002 1713 1629 30
31 59 - NİHAT BOZ 5 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 156.296 11382 1757 1668 31
32 21 - BURAK KIZILTAŞ 5 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 35.00 55.00 16.67 154.341 11486 1768 1677 32
33 29 - SEDA DİLEK AYKAL 5 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 4 5 2.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 34.00 55.00 15.66 152.800 11600 1780 1688 33
34 176 - YUSUF YAĞIZ KOÇER 5 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 150.385 11756 1796 1703 34
35 203 - TARIK EKLER 5 / C 7 13 2.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 7 12 3.00 34.00 55.00 15.67 148.415 11880 1808 1712 35
36 55 - NESLİHAN TEKİN 5 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 32.00 58.00 12.68 142.519 12253 1855 1752 36
37 48 - SUDENAZ SÜNBÜL 5 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 140.533 12400 1876 1769 37
38 177 - SUDE IŞIL 5 / B 10 10 6.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 27.00 61.00 6.67 135.081 12743 1912 1797 38
39 66 - BEKİR ÇETİN 5 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 15 -2.00 7 12 3.00 29.00 58.00 9.67 130.637 13077 1951 1830 39
40 160 - EREN BOZKURT 5 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 29.00 61.00 8.66 130.607 13126 1956 1834 40
41 97 - ALPER VAHAP GÜVEN 5 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 31.00 59.00 11.34 128.667 13199 1964 1841 41
42 131 - İREMNUR OKUDAN 5 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 128.652 13208 1966 1843 42
43 192 - SEFA SAMET TIĞLI 5 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 4 15 -1.00 29.00 60.00 9.01 126.681 13327 1982 1857 43
44 10 - ALİ İBİŞ YILMAZ 5 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 14 0.33 26.00 63.00 4.99 126.637 13379 1988 1861 44
45 27 - ALİHAN KUMRU 5 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 4 5 2.33 6 4 4.67 5 14 0.33 3 16 -2.33 30.00 57.00 11.00 125.185 13426 1995 1867 45
46 195 - ZEHRA SEMA DEMİR 5 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 7 12 3.00 27.00 62.00 6.33 110.844 14325 2099 1942 46
47 105 - DENİZ TAĞA 5 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.01 108.904 14425 2109 1949 47
48 148 - OZAN AKAY 5 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 77.304 15868 2245 2044 48

Genel 8.09 5.20 3.74 3.38 3.64 4.47 28.53 214.286 16138
İl 9.07 5.78 4.14 3.96 4.41 4.97 32.34 229.938 2286

İlçe 9.55 6.10 4.37 4.13 4.67 5.12 33.95 236.246 2068
Kurum 7.30 5.62 3.72 3.35 2.65 4.35 26.99 203.512 48

ORTALAMALAR KATILIMLAR


